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Bakgrunn for saken: 
Tjeldsund kommune har mottatt søknad fra Mortenlaks AS om dispensasjon fra arealformålet fiske 
kystplan || Midt- og Sør-Troms for etablering av fortøyninger fra akvakulturanlegg. Selve anlegget 
ligger i Lødingen kommune, og fire av anleggets fortøyninger strekker seg over kommunegrensa og 
inn i Tjeldsund. Området er forbeholdt fiske, hvor andre aktiviteter kan skje fritt så lenge de ikke 
kommer i konflikt med planformålet. Det søkes derfor om dispensasjon for tiltaket, men uutvidelsen 
av lokaliteten til Mortenlaks AS vil ikke endre de fortøyningene som allerede er etablert i Tjeldsund 
kommune i dag.  
 
Søker er Mortenlaks AS. De har i dag en lokalitet plassert med flytende del og det meste av 
fortøyningene i Lødingen kommune og noen av fortøyningene mot øst i Tjeldsund kommune.  
Lokaliteten er klarert for 1560 tonn MTB kommersiell produksjon av matfisk av laks, ørret og 
regnbueørret.  
Bakgrunnen for behovet av utvidelsen av lokaliteten er at Mortenlaks AS har kjøpt 1000 tonn 
biomasse i kapasitetsjusteringen i 2022. De ønsker derfor å søke opp lokaliteten permanent til 2608 
tonn MTB for å kunne rullere på selskapsbiomassen. Økt biomasse fremmer behov for større 
lokalitet, så det skal også i den sørligste enden av anleggets lengde etableres to nye ringer/merder, 
samt en foringsflåte.  
Lokaliteten ble etablert i 2002, og den ligger inne i akvakulturregisteret med feil rekkefølge på 
koordinater og en noe avvikende plassering. Mortenlaks AS ønsker å få registrert lokaliteten slik den 
faktisk ligger plassert, samtidig som de omsøker endringer som passer den planlagte produksjonen. 
Det vil søkes Nordland fylkeskommune i ordinær akvakultursøknad ved innvilgelse av dispensasjon. 
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Lødingen kommune: Lokalitetens flytende del og omsøkte foringsflåte, samt det meste av 
fortøyninger ligger i Lødingen kommune sin kystsoneplan. Lødingen kommune er i gang med 
prosessen for å utarbeide ny kystsoneplan, der den nye lokaliteten i Fiskefjorden er tatt med videre i 
sin helhet på en slik måte at når planen vedtas vil flytende del og fortøyninger være i tråd med plan 
(også etter denne endringer). På grunn av at rullering av kystsoneplanen har tatt noe tid, søker 
Mortenlaks AS om dispensasjon for tiltaket.  
 
På bakgrunn av at det ikke vil skje en endring av de etablerte fortøyningene som strekker seg inn i 
Tjeldsund kommune vurderes det til at søknaden om dispensasjon kan behandles delegert.  
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Med hjemmel i delegasjon vedtatt av kommunestyret 15.12.2021, sak 102/21 
delegasjonsreglementets kap. 11, samt plan- og bygningsloven kapittel §19-2 er følgende 
vedtak fattet: 
 
 
Vedtak: 
 

1. Det vises til søknad om dispensasjon fra arealformålet Fiske i Kystplan || Midt- og Sør-Troms 
for etablering av fortøyninger fra akvakulturanlegg.  

2. Søknaden er behandlet etter plan- og bygningsloven kapittel 19 
3. I medhold av plan- og bygningsloven §19-2 innvilges dispensasjon på bakgrunn av at 

hensynet bak arealformålet Fiske, lovens formålsbestemmele eller hensynet til nasjonale og 
regionale interesser ikke blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene vurderes klart større enn 
ulempene etter samlet vurdering.  

 
 
Saksopplysninger: 
 
Faktiske opplysninger 
Av tiltaksanalysen fremkommer det følgende:  
Området er registrert som et fiskeribruksområde hvor det drives fiske med passive redskap. En 
fiskeplass er et arealavgrenset område hvor det drives eller har vært drevet kommersielt fiske 
og/eller fangst av marine arter, og som kan påregnes brukt i framtiden. I fiske med passive redskap er 
det fisk og skalldyr som søker redskapene. Typisk for området er garn, line eller teine. Informasjonen 
er hentet fra fiskeridirektoratet sine sider.  



 

Side 4 av 5 

Av tiltaksanalysen framkommer det også at området er gyteområde for torsk. Et gyteområde er et 
arealavgrenset område der yrkesfiskerne har opplyst å ha gått fisk med rennende rogn eller å ha sett 
fiskerogn på havbunnen.  
Området består ikke av marine naturtyper eller marint biologisk mangfold og er ikke avsatt som 
verneområde. Informasjonen er hentet fra fiskeridirektoratet sine sider.  
 
Tiltaket berører heller ikke friluftsliv, reindrift eller andre allmenne interesser da det ikke er slike 
hensyn på område.  
 
Vurderinger 
Plangrunnlaget: Området er regulert til fiske (VFI) gjennom kystplan || Midt- og Sør-Troms. I 
bestemmelsen heter det «Områdene er forbeholdt fiske – andre aktiviteter kan skje fritt så lenge de 
ikke kommer i konflikt med planformålet». I planbeskrivelsen beskrives områdene regulert til fiske 
som «avsetting av arealformål for fiske er viktig for å beskytte områder som er spesielt viktig i 
forhold til høsting av viltlevende marine ressurser mot andre inngrep». Følgende prinsipper er lagt til 
grunn for utvalget av områder:  

- Alle aktive reketrålfelt med regional bruk 
- Felt for aktive redskaper med fangst av fisk som brukes av >10 fartøy, eller som er definert 

som regionalt viktig/prioritert A av Fiskeridirektoratet 
- Fiskefelt passive redskap som brukes av >5 fartøy eller som er definert som regionalt 

viktig/prioritet A av Fiskeridirektoratet 
- Samtlige registrerte gytefelt 
- Samtlige registrerte oppvekst og beiteområder 
- Låssettingsplasser  

Begrunnelsen for at alle gytefelt, oppvekst- og beiteområder er satt av er at dette er områder som er 
økologiske nøkkelområder samtidig som de ofte er viktige fiskeområder. I noen områder har man i 
tillegg videreført fiskeriområder basert på lokal kunnskap og innspill fra fiskere.  
På bakgrunn av planbeskrivelsen kan man anta at området er avsatt til fiske på grunn av at området 
er markert som et gyteområde for torsk, samt fiskeribruksområde for passive redskaper.  
 
 
Dispensasjon: I henhold til plan- og bygningsloven kapitel 19 kan dispensasjon ikke gis dersom 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i lovens formålsbestemmelse eller 
nasjonale eller regionale interesser, blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon skal 
være klart større enn ulempene. Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges 
særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 
For at dispensasjon skal kunne innvilges må altså to vilkår være oppfylte 

1. Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i lovens formålsbestemmelse 
eller nasjonale eller regionale interesser, blir ikke vesentlig tilsidesatt 

Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene etter samlet vurdering 
 
 
Oppsummering – konklusjon 
Arealformålet Fiske (VFI) – vurdering av vilkår 1 og 2 
Hensynet bak arealformålet fiske er beskrevet ovenfor. Planbestemmelsen åpner for at annen 
aktivitet kan foregå fritt, så lenge det ikke kommer i konflikt med planformålet.  
På bakgrunn av at det i denne dispensasjonssøknaden kun er etablering av fire fortøyninger som 
berører Tjeldsund kommune kan en ikke se at dette vil tilsidesette hensynet til arealformålet i noen 
grad. Det vurderes til at det fortsatt kan drives med fiske på området, og at etablering av fire 
fortøyninger ikke vil komme i konflikt med formålet. Det tas med i vurderingen at akvakulturanlegget 
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som er lokalisert i Lødingen kommune ble etablert i 2002, og har eksistert i over 20 år. Det søkes nå 
om en utvidelse av lokaliteten, men det er fortsatt kun fortøyninger som Tjeldsund kommune er satt 
til å vurdere.  
En kan ikke se at tiltaket tilsidesetter lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale 
interesser. Siden det er en søknad om akvakulturanlegg, vil sektormyndigheter gi sin uttalelse senere 
i prosessen. Det vurderes heller ikke til at innvilgelse av dispensasjon vil få konsekvenser for helse, 
miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.   
Det anses å være et lite tiltak, da det kun gjelder etablering av fortøyninger under vann. En kan ikke 
se at det er store negative ulemper ved tiltaket. Det anses som positive fordeler at anlegget kan 
utvikles og at det skapes arbeidsplasser i regionen. Samlet vurderes derfor fordelene å være klart 
større enn ulempene.  
 
På bakgrunn av argumentasjonen ovenfor anses begge vilkår å være oppfylte og dispensasjon kan 
innvilges.   
 
 
Informasjon om klageadgang 
Dette er et enkeltvedtak som i henhold til forvaltningsloven § 28, 1.ledd, kan påklages av en part eller 
annen med rettslig klageinteresse i saken til det forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest 
overordnet det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket (underinstansen). 
 
For enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om kommuner og 
fylkeskommuner, er klageinstansen i henhold til forvaltningsloven § 28, 2.ledd, kommunestyret eller 
fylkestinget, eller etter disses bestemmelse, formannskapet eller fylkesutvalget eller en eller flere 
særskilte klagenemnder oppnevnt av kommunestyret eller fylkestinget. 
 
Klagefrist er hjemlet i forvaltningsloven § 29, 1.ledd: Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt 
underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part.  
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